07/03/2025, 09:19 Caixa de Entrada [1/1118] - Prefeitura de Angra dos Reis - SLC Pregédo 02 (pregac02@angra.rj.gov.br)

Re: Fw[2]: SOLICITAGAO DE ESCLARECIMENTO - Pregéo Eletrénico N° 90014/2025

De: manutencaoti.pge@angra.rj.gov.br 03/06/2515:17
Para: "SLC Pregdo 02" <pregaoc02@angra.rj.gov.br>

Marcadores:

Prezados,

conforme solicitagdo de esclarecimentos, informamos que atualmente o Municipio possui as seqguintes licengas:

1 Licenga

NUmero do VIP: 15796C744BD4E401489A

Nome da organizagao: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS- 36M
Data de aniversario: 02-setembro-2025 PDT

3 Licengas

Nome do cliente: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis -2022
Nuamero do VIP

59379A9790390F8164AA

Duragao

36 meses

Data de aniversario do VIP

20-maio-2025 PDT

1 Licenga

Nimero do VIP: CDDC81CB6965677805FA

Nome da organizagdo: MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS -RJ
Data de aniversario: 25-fevereiro-2025 PST

EXPIRADA

Atenciosamente,
Lucio Barbosa

De: SLC Pregéo 02 (pregac02@angra.rj.gov.br)

Data: 03/06/25 14:38

Para: manutencaoti.pge@angra.rj.gov.br

Assunto: Fw[2]: SOLICITAGAQ DE ESCLARECIMENTO - Pregdo Eletronico N° 90014/2025

Boa tarde, segue pedido de esclarecimento.
Att.: Ricardo Peres.

De: Licitagdo - Pregdo (pregao@angra.rj.gov.br)

Data: 02/28/2516:09

Para: SLC Pregéo 02 (pre9a002@angra.rj.gov.br)

Assunto: Fw: SOLICITAGAQ DE ESCLARECIMENTO - Pregao Eletronico N° 90014/2025

Segue para resposta da parte técnica.

De: Ndgila Rosa de J. Avelino (nagila.rosa@mcrsoftware.com.br)

Data: 02/28/2511:36

Para: pregao@angra.rj.gov.br

Cc: Alice Marcelino de Sousa (alice.sousa@mcrsoftware.com.br)

Assunto: SOLICITAGAO DE ESCLARECIMENTO - Pregéao Eletronico N° 90014/2025
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07/03/2025, 09:19 Caixa de Entrada [1/1118] - Prefeitura de Angra dos Reis - SLC Pregdo 02 (pregac02@angra.rj.gov.br)
Prezados, bom dia!

Venho, respeitosamente, por meio deste, solicitar esclarecimento referente Pregdo eletronico
supramencionado.

Em relagao as licengas, questiono, os senhores possuem licengas ativas na fabricante, Adobe System,
ou que venceram recentemente?

Em caso positivo, por gentileza, poderia nos informar o numero VIP?

Estou a disposigdo para quaisquer esclarecimentos.
Desde ja agradeco.

Atenciosamente,

Nagila Rosa
Assistente Administrativo

Fone: +55(61) 3031-0000
Celular : +55 (61) 98184-8829

[~1-e-mail:nagila.rosa@mcrsoftware.com.br
SOFTWARE
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